Julio Estevez

De: Edgardo Hernandez [admon3@exasa.net]
Enviado el: viernes, 14 de agosto de 2015 07:49 a.m.
Para: '‘Juan Reyes'; 'Lorenzo Varela'

CC: ‘Julio Estevez'; 'jose manuel obregon alas'
Asunto: RE: Varios

Datos adjuntos: EXA TGA (68.5 KB)

Buen dia Juan,
Adjunto lo solicitado.

Saludos

De: Juan Reyes [mailto:odc@exasa.net]

Enviado el: jueves, 13 de agosto de 2015 08:57 p.m.
Para: 'Edgardo Hernandez'; 'Lorenzo Varela'

CC: 'Julio Estevez'; 'jose manuel obregon alas’
Asunto: RE: Varios

Buen dia,

Lorenzo, segun transporte y Edgardo se le realiz6 reparacion al chasis “4462” placa RC1265, viaje de King Ocean con el
piloto Wilman Coreay se cumplié el procedimiento(ver correos abajo). He buscado bastante en mi bandeja el reporte
correspondiente con los detalles del dafio, las fotos y la copia de la factura que debia estar dentro de la llanta reparada,
pero no encuentro nada.

Favor hacerme llegar dicho reporte para poder reembolsarle al transporte los gastos incurridos.

Edgardo, favor reenviarme el correo del cliente sobre los 10 galones para imprimirlo y adjuntarlo a la factura(yo no
estaba copiado en correos donde lo enviaste)... con este no habria problemas para el reembolso.

Slds...

Juan Reyes,

Compras; EXA, S.A.

tel: (504) 2540-2514/2515
(504) 2550-7266/7271/7250

e-mail: odc@exasa.net
Be happy....bless & wadada

De: Xavier [mailto:exa@exasa.net]

Enviado el: martes, 11 de agosto de 2015 09:55 a.m.

Para: Edgardo Hernandez; 'Julio Estevez'; 'jose manuel obregon alas'; Juan Reyes
Asunto: Re: Varios

Juan Manuel, favor revisar caso y elaborar odc por el combustible y reparacion. Enviar recordatorio del
procedimiento completo. Existe el reporte de interchange Metieron recibo dentro de la llanta?
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De: Edgardo Hernandez

Enviado: sabado 8 de agosto de 2015 03:07 p.m.
Para: 'Julio Estevez'; 'jose manuel obregon alas'
CC: "Xavier Abufle’

Asunto: RE: Varios

Buen tardes,

Este equipo salio de TEGUS, cliente autorizo suministrar 10 gal. De combustible a la planta. Se tuvo que hacer del
cabezal ya que no habia otra opcion.(adjunto correo).

En cuanto a la reparacion de la llanta si siguio el procedimiento como se le indico (facturas), procede.

Saludos

De: jose manuel obregon alas [mailto:m.obregon060@gmail.com]
Enviado el: domingo, 2 de agosto de 2015 11:26 a.m.

Para: Edgardo Hernandez; contador@exasa.net; Julio Estevez
Asunto: Varios

Necesito que me resuelva lo siguiente

1 favor de enviar correo de autorizacion para cobro del transporte de 10 galones de combustible suministrado al
Genset piloto Wuilmar Corea.

2 Correo de autorizacion de reparacion de llanta del chasis 4462 Placa RC 1265 realizado por Wuilman Corea.

Slds
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