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Julio Estevez

De: Juan Reyes [odc@exasa.net]
Enviado el: lunes, 24 de agosto de 2015 09:33 p.m.
Para: 'Alicia Castro'; 'Julio Estévez'
Asunto: RE: SOLICITUD 

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Buen día, 
 
Se aprobó pasar a pago esta semana la estimación de estos dos viajes, tomar nota para efectos de factura fina. 
 
Julio, favor elaborar falla operativa a TRANEXPA PARTICULAES, por “extravío de documentos de soporte” en trip. 30475 
y 30477… cualquier información adicional necesaria para el mismo me lo haces saber! 
 
Juan Reyes,  
Compras; EXA, S.A. 
tel: (504) 2540-2514/2515 
(504) 2550-7266/7271/7250 
e-mail:  odc@exasa.net 
Be happy....bless & wadada 
 
De: Alicia Castro [mailto:pilotos2@exasa.net]  
Enviado el: viernes, 3 de julio de 2015 08:04 a.m. 
Para: 'Xavier' 
CC: 'Juan Reyes' 
Asunto: RE: SOLICITUD  
 
Recibido. 
 
 
 
Slds,  
 

 
 
De: Xavier [mailto:exa@exasa.net]  
Enviado el: jueves, 02 de julio de 2015 08:10 p.m. 
Para: Alicia Castro 
CC: 'Juan Reyes' 
Asunto: Re: SOLICITUD  
 
Mandelos en una factura aparte (estimación aparte) para que revisemos con Juan Manuel. 
 

De: Alicia Castro 
Enviado: jueves 2 de julio de 2015 06:17 p.m. 
Para: 'Xavier' 
CC: 'Juan Reyes' 
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Asunto: SOLICITUD  
 
Buenas Tardes Ing. Xavier . 
  
Le estoy solicitando su autorización para poder pasar a cobro dos viajes de el Piloto Mario Fuentes de Tranexpa 
Particulares. 
  
Son dos viajes de azúcar  que se realización en la semana 25 y el no realizo la entrega de la hoja de remisión y guia de 
remisión que le entregan en la azucarera  chumbagua a la hora de cargar., le di tiempo para que las pudiera buscar pero 
no encontró nada. 
  
  
Este piloto de debe al transporte es por esa razón no quisiera sancionarlo para que no se vaya debiendo. 
  
  
  
Slds,  
  

 
  
 


