Julio Estevez

De: Juan Reyes [odc@exasa.net]

Enviado el: lunes, 24 de agosto de 2015 09:30 p.m.

Para: 'Francisco Ham'

CC: ‘Julio Estévez'; 'David Josué Molina Alvarado'; 'Ramon Torres'
Asunto: RE: Copia de Recibo

Marca de seguimiento:  Seguimiento

Estado de marca: Marcado

Buen dia,

Favor enviar a cobro la factura de este movimiento. Agregar los documentos que le fueron entregados(soporte de
despacho) cuando se revisé en SPS.

Julio, favor elaborar falla operativa a Inv. Dashen, por “extravio de documentos de respaldo” en trip 30064/WO0 21921...
dejarme saber que datos son necesarios para el mismo.

Juan Reyes,

Compras; EXA, S.A.

tel: (504) 2540-2514/2515
(504) 2550-7266/7271/7250

e-mail: odc@exasa.net
Be happy....bless & wadada

De: Francisco Ham [mailto:francisco@indashen.com]

Enviado el: jueves, 13 de agosto de 2015 10:29 a.m.

Para: Juan Reyes

CC: "Julio Estévez'; 'David Josué Molina Alvarado'; ‘Ramon Torres'
Asunto: Re: Copia de Recibo

Enterado
Estaremos pendientes del asunto.

Gracias por el apoyo.

De: Juan Reyes <odc@exasa.net>

Para: 'Francisco Ham' <francisco@indashen.com>

CC: 'Julio Estévez' <mejoras@exasa.net>; 'David Josué Molina Alvarado' <sistemas@exasa.net>; 'Ramon Torres'
<ramon@indashen.com>

Enviado: Jueves, 13 de agosto, 2015 10:13:20

Asunto: RE: Copia de Recibo

Buen dia,

De momento no podemos proceder con pago de este viaje, como comprendera nosotros debemos respaldar la entrega
de ese cargado en OPC...
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Ya se le pidi6 ayuda a la linea naviera para que mediante su sistema busquen como ayudarnos.. al tener una respuesta
de ellos le avisamos como proceder con este asunto.

Juan Reyes,

Compras; EXA, S.A.

tel: (504) 2540-2514/2515
(504) 2550-7266/7271/7250

e-mail: odc@exasa.net
Be happy....bless & wadada

De: Francisco Ham [mailto:francisco@indashen.com]

Enviado el: jueves, 13 de agosto de 2015 09:43 a.m.

Para: Juan Reyes

CC: "Julio Estévez'; 'David Josué Molina Alvarado'; ‘Ramon Torres'
Asunto: Re: Copia de Recibo

Buen dia
Estimado Juan

A la espera de su pronta respuesta.

De: Francisco Ham <francisco@indashen.com>

Para: Juan Reyes <odc@exasa.net>

CC: 'Julio Estévez' <mejoras@exasa.net>; 'David Josué Molina Alvarado' <sistemas@exasa.net>; '‘Ramon Torres'
<ramon@indashen.com>

Enviado: Miércoles, 12 de agosto, 2015 10:24:42

Asunto: Re: Copia de Recibo

Buen dia Juan

A la espera de sus comentarios.

De: Francisco Ham <francisco@indashen.com>

Para: Juan Reyes <odc@exasa.net>

CC: 'Julio Estévez' <mejoras@exasa.net>; 'David Josué Molina Alvarado' <sistemas@exasa.net>; '‘Ramon Torres'
<ramon@indashen.com>

Enviado: Martes, 11 de agosto, 2015 16:45:44

Asunto: Re: Copia de Recibo

Buen dia Juan

A la espera de sus comentarios, sobre el asunto del viaje pendiente de Erick Flores.

Francisco Ham
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Inversiones Dashen
Tel Oficina. 2510-2645

De: Francisco Ham <francisco@indashen.com>

Para: Juan Reyes <odc@exasa.net>

CC: 'Julio Estévez' <mejoras@exasa.net>; 'David Josué Molina Alvarado' <sistemas@exasa.net>; '‘Ramon Torres'
<ramon@indashen.com>

Enviado: Viernes, 7 de agosto, 2015 9:11:44

Asunto: Re: Copia de Recibo

Buen dia

Enterado Juan, estaremos pendientes de su apoyo, ya que el piloto asegura que con la misma boleta del vacio le
hicieron el cargado y las copias que el tiene, son las mismas que se revisaron en sus oficinas de sps.

Francisco Ham
Inversiones Dashen
Tel Oficina. 2510-2645

De: Juan Reyes <odc@exasa.net>

Para: 'Francisco Ham' <francisco@indashen.com>

CC: 'Julio Estévez' <mejoras@exasa.net>; 'David Josué Molina Alvarado' <sistemas@exasa.net>; '‘Ramon Torres'
<ramon@indashen.com>

Enviado: Viernes, 7 de agosto, 2015 9:04:54

Asunto: RE: Copia de Recibo

Buen dia,

Como se les explico en SPS cuando se revisaron los documentos, todos los viajes que retiran o entregan en OPC deben
traer la EIR que alli les hacen... revisaré con Gerencia si hay alguna forma de proceder en este caso especifico, le daré
respuesta el proximo martes.

Juan Reyes,

Compras; EXA, S.A.

tel: (504) 2540-2514/2515
(504) 2550-7266/7271/7250
e-mail: odc@exasa.net

Be happy....bless & wadada
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De: Francisco Ham [mailto:francisco@indashen.com]

Enviado el: jueves, 6 de agosto de 2015 04:32 p.m.

Para: 'Juan Reyes'

CC: "Julio Estévez'; David Josué Molina Alvarado; Ramon Torres
Asunto: Re: Copia de Recibo

Buenas Tardes Juan

Seguimos a la espera de su apoyo con lo solicitado.

Francisco Ham
Inversiones Dashen
Tel Oficina. 2510-2645

De: Francisco Ham <francisco@indashen.com>

Para: David Josué Molina Alvarado <sistemas@exasa.net>

CC: 'Julio Estévez' <mejoras@exasa.net>; 'Juan Reyes' <odc@exasa.net>
Enviado: Jueves, 6 de agosto, 2015 10:25:33

Asunto: Re: Copia de Recibo

Muchas Gracias Estimado David
Juan Manuel a la espera de sus comentarios.

Francisco Ham

Inversiones Dashen
Tel Oficina. 2510-2645

De: David Josué Molina Alvarado <sistemas@exasa.net>

Para: 'Francisco Ham' <francisco@indashen.com>

CC: 'Julio Estévez' <mejoras@exasa.net>; 'Juan Reyes' <odc@exasa.net>
Enviado: Jueves, 6 de agosto, 2015 10:10:56

Asunto: RE: Copia de Recibo

Esta en Copia Juan Manuel, Quien revisa y le puede dar la retroalimentacion del caso.
Cualquier cosa para servirle.

Saludos cordiales,

Atentamente,

David Josue Molina Alvarado.

Tecnologia de la Informacion.

EXA S.A. “Excelencia en nuestros Servicios”.
Tel. 25161734, Fax. 25161735. Extension 208.
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"The ability to simplify means to eliminate the unnecessary so that the necessary may speak." -- Hans Hofmann

De: Francisco Ham [mailto:francisco@indashen.com]
Enviado el: jueves, 06 de agosto de 2015 10:05 a.m.
Para: David Josué Molina Alvarado

CC: 'Julio Estévez'; "Juan Reyes'

Asunto: Re: Copia de Recibo

Gracias por el apoyo David

Me indicas con quien puedo hablar acerca de la coordinacion del viaje de Erick Flores, ya que el piloto me
indica que con la boleta del vacio le hicieron el cargado y no tiene mas boletas.

Francisco Ham

Inversiones Dashen
Tel Oficina. 2510-2645

De: David Josué Molina Alvarado <sistemas@exasa.net>

Para: 'Francisco Ham' <francisco@indashen.com>

CC: Julio Estévez' <mejoras@exasa.net>; 'Juan Reyes' <odc@exasa.net>
Enviado: Jueves, 6 de agosto, 2015 9:52:09

Asunto: RE: Copia de Recibo

Estimado Francisco,
Sus viajes ya fueron revisados por Juan Manuel Reyes,

El valor a facturar es

Subtotal L 12,521.74
ISV L 1878.26
TOTAL L 14,600.00

Quedando pendiente el viaje de Erick Flores, por falta de documentacion.
Saludos cordiales,
Atentamente,

David Josue Molina Alvarado.
Tecnologia de la Informacion.
EXA S.A. “Excelencia en nuestros Servicios”.

Tel. 25161734, Fax. 25161735. Extension 208.
"The ability to simplify means to eliminate the unnecessary so that the necessary may speak." -- Hans Hofmann

De: Francisco Ham [mailto:francisco@indashen.com]
Enviado el: jueves, 06 de agosto de 2015 09:37 a.m.
Para: David Josué Molina Alvarado; admon2@exasa.net
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CC: Julio Estévez'
Asunto: Re: Copia de Recibo

David

Me refiero a estos movimientos, no se si es con otra persona la facturacion de estos

SEMANA-EXA

No.

aa B~ W NP
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05/06/2015
05/06/2015

04/06/2015

05/06/2015
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HBLU1118754 PCZ
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oTOo PLACA c
JOSE PEREZ AAM1302EXA
JUAN GONZALES AAG7363 EXA
DENIS
ALVARADO AAE4349 EXA

MARIO ERAZO  AAK7033 EXA
ERICK FLORES  AAMS3799EXA



Francisco Ham

Inversiones Dashen
Tel Oficina. 2510-2645

De: David Josué Molina Alvarado <sistemas@exasa.net>

Para: 'Francisco Ham' <francisco@indashen.com>; admon2@exasa.net
CC: 'Julio Estévez' <mejoras@exasa.net>

Enviado: Jueves, 6 de agosto, 2015 9:22:14

Asunto: RE: Copia de Recibo

Estimado,

En el valor entregado ya estan incluidas todas las piernas de las cuales vino documentacion.
El valor de la factura seria el siguiente.

(Subtotal L 89,739.13

Impuesto L 13,460.87.

Total L 103,200.00)

Saludos cordiales,
Atentamente,

David Josue Molina Alvarado.
Tecnologia de la Informacion.
EXA S.A. “Excelencia en nuestros Servicios”.

Tel. 25161734, Fax. 25161735. Extension 208.
"The ability to simplify means to eliminate the unnecessary so that the necessary may speak." -- Hans Hofmann

De: Francisco Ham [mailto:francisco@indashen.com]
Enviado el: jueves, 06 de agosto de 2015 09:13 a.m.
Para: David Josué Molina Alvarado; admon2@exasa.net
CC: Julio Estévez'

Asunto: Re: Copia de Recibo
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En ese casi asi lo haremos David, mi consulta es que procede con los otros movimientos que realizamos con
ustedes, los cuales algunos fueron de corrugados, esos son aparte de los de Quetzal y las boletas ya las
entregamos.

Francisco Ham

Inversiones Dashen
Tel Oficina. 2510-2645

De: David Josué Molina Alvarado <sistemas@exasa.net>

Para: 'Francisco Ham' <francisco@indashen.com>; admon2@exasa.net
CC: 'Julio Estévez' <mejoras@exasa.net>

Enviado: Jueves, 6 de agosto, 2015 8:43:15

Asunto: RE: Copia de Recibo

Como le comenté lo mejor es que aplique el impuesto al valor que le dimos.
Saludos cordiales,
Atentamente,

David Josue Molina Alvarado.
Tecnologia de la Informacion.
EXA S.A. “Excelencia en nuestros Servicios”.

Tel. 25161734, Fax. 25161735. Extension 208.
"The ability to simplify means to eliminate the unnecessary so that the necessary may speak." -- Hans Hofmann

De: Francisco Ham [mailto:francisco@indashen.com]
Enviado el: jueves, 06 de agosto de 2015 08:24 a.m.
Para: David Josué Molina Alvarado; admon2@exasa.net
CC: Julio Estévez

Asunto: Re: Copia de Recibo

Buen dia David

Algun comentario sobre los otros movimientos que se realizaron para ustedes.

Francisco Ham

Inversiones Dashen
Tel Oficina. 2510-2645

De: Francisco Ham <francisco@indashen.com>

Para: David Josué Molina Alvarado <sistemas@exasa.net>; "admon2@exasa.net" <admon2@exasa.net>
CC: Julio Estévez <mejoras@exasa.net>

Enviado: Martes, 4 de agosto, 2015 12:30:13

Asunto: Re: Copia de Recibo
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Buen dia David

Esta fue una negociacion entre Armando Zambrano y Xavier Abufele, y la parte de facturar esto con recibo
viene de la negociacion que se hizo entre ambas partes.

La licenciada Suley ya esta al tanto, le sugiero lo platique con ella y me indique a que terminos llegamos.

Francisco Ham

Inversiones Dashen
Tel Oficina. 2510-2645

De: David Josué Molina Alvarado <sistemas@exasa.net>

Para: 'Francisco Ham' <francisco@indashen.com>; admon2@exasa.net
CC: Julio Estévez <mejoras@exasa.net>

Enviado: Martes, 4 de agosto, 2015 10:38:24

Asunto: RE: Copia de Recibo

Estimado Francisco,
Buenos dias,

El proceso de facturacion y control de proveedores es primero por nuestra parte, y le informamos el proceso del valor
que debia facturar, y le comentaba que era el valor que le dimos ya incluyendo impuesto L 103,200.00

(Subtotal L 89,739.13

Impuesto L 13,460.87.

Total L 103,200.00

Favor elaborar factura como se lo solicité, y segun procedimiento establecido.

Suley,
Recuerde que con nuevo régimen de facturacion este recibo no tiene validez alguna.

Saludos cordiales,
Atentamente,

David Josue Molina Alvarado.
Tecnologia de la Informacion.
EXA S.A. “Excelencia en nuestros Servicios”.

Tel. 25161734, Fax. 25161735. Extension 208.
"The ability to simplify means to eliminate the unnecessary so that the necessary may speak." -- Hans Hofmann

De: Francisco Ham [mailto:francisco@indashen.com]
Enviado el: martes, 04 de agosto de 2015 10:25 a.m.
Para: admon2@exasa.net
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CC: David Josué Molina Alvarado
Asunto: Copia de Recibo

Buen dia Lic. Suley

Segun lo conversado el dia de ayer via telefonica, adjunto copia de recibo para proceso de pago por el monto y
la descripcion de los viajes a Quetzal realizados por Transporte Indashen.

Asi mismo le hare llegar el recibo original cuando el pago sea efectuado.

Gracias por el apoyo.
Francisco Ham

Inversiones Dashen
Tel Oficina. 2510-2645
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