Mejoras

De: Xavier A [exa@exasa.net]

Enviado el: martes, 01 de julio de 2014 11:51 a.m.

Para: <mejoras@exasa.net>

Asunto: Fwd: CBFU349410-7 (Cobro fruta T. EXA 17/Jun/2014)

Datos adjuntos: _cgb__cpm__HN__hopc0075__My Documents__Pantalla congelada.jpg; ATT00013.htm; CBFU349410-7.ppt.pdf; ATT00016.htm
Accidente.

Begin forwarded message:

From: Belkis Juseth Ramos <bramos@chiquita.com>

Date: July 1, 2014 at 9:50:59 AM CST

To: "Xavier A (exa@exasa.net)" <exa@exasa.net>, 'Maidy Nataly Mena' <facturacion@exasa.net>,
<contador@exasa.net>

Cc: Ana Karina Henderson Zuniga <ahenderson@chiquita.com>, "Gisela Carolina Godoy Torres" <ggodoy@chiquita.com>, Juan
Francisco Lopez Zepeda <jualopez@chiquita.com>, Alexander Alberto Macias Pineda <amacias@chiquita.com>, Randall Vega
Gonzalez <rvegago@chiquita.com>

Subject: CBFU349410-7 (Cobro fruta T. EXA 17/Jun/2014)

contador@exasa.net

Buena dia don Xavier, le informo que el departamento de contabilidad procedera a realizar la nota de debito por la cantidad de $
5,990.40, concepto de la fruta del contenedor CBFU349410-7 desacoplado en la yarda de SPS el pasado martes 17 de junio en

vista de que la misma fue rechazada para su exportacion debido a los pardmetros establecidos por la compafiia en el tema de
calidad.

Ver detalle para su referencia:
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