fol

SAN PEDRO SULA
31 de Agosto del 2018

Sefiores
GRUPO Q HONDURAS, S.A.
Ciudad

Estimados Sefiores:

Por medio de la presente hago constar que en esta fecha estoy adquiriendo de su empresa, un vehiculo
NUEVO con las siguientes caracteristicas:

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 1JW76-D

TIPO: AUTOMOVIL

COLOR: PLATEADO METALICO 2
ANO: 2019

MOTOR: 19TG6777U14NFT
CHASIS: 3GNCJ7EB8KL117383
COMBUSTIBLE: GASOLINA

CAPACIDAD:

He constatado personalmente, que el nimero de motor y serie del vehiculo descrito anteriormente,
coinciden en su totalidad y que no muestra alteracion o dafio alguno.

Asimismo, queda entendido que el vehiculo entregado y recibido por este mismo acto por motivo de
movilizaciéon y/o traslado entre puerto y sucursales, puede registrar algun kilometraje recorrido cuya
cantidad oscila entre 500 kms. y 1000 kms.

Por lo tanto, eximo de toda responsabilidad a la empresa GRUPO Q HONDURAS, en el caso de que las
autoridades de cualquier pais centroamericano, procedan al decomiso de este vehiculo, por razones
relacionadas a estos datos.
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Checklist Entrega Final

GRUPOQ

Formato: FV-14

Numero de inventario: 2442454

Nombre del Cliente:
APV: ROGER ZUNIGA

EXA, S.A. DE C.V.

Sucursal: SAN PEDRO SULA

Fecha: 31.08.2018

Entrega y explicacién de documentacién administrativa

Factura del vehiculo

Carta de Bienvenida*

|

Contrato de compra y venta*

Pagare-Detalle de pagos*

Proforma del seguro*

Certificado de garantia

Autorizaciones de uso de servicios y cargos*

*Solo aplica en negocios al crédito
1.

Entrega y explicacién de documentacién del vehiculo y otros

Manual del conductor
Manual de Garantia y Programa de Mantenimiento
Informacién del centro de servicio

Carta de Caracteristicas

Ill.  Visita al drea de servicio

Organigrama de la empresa
Horarios de atencién

Permiso para circular sin placas

Visita al drea de servicio

Presentacién del Gerente de Servicio y/o APS

 —

IV. Inspeccién Fisica del Vehiculo

Inspeccion Externa

Condicién Exterior General del Vehiculo

Apertura del Capo

Cubierta interior del capo

Medicién del aceite

Tanques de fluidos

X

Bateria e indicador de carga

Antena

Apertura del baul

Accesorios instalados (Si aplica)

Ubicacién tapén de combustible

Inspeccién Interna

Desenganches de asiento trasero

INEMRNAARY

Seguro de puerta para nifios

Ceniceros y tomacorrientes auxiliares

Inspeccidn Interna

Encendido, arranque y bocina

Ajuste de luces altas/bajas/auxiliares/emergencia
Luces interiores y direccién de faros

Radio, caﬁte, CD, fijacién de estaciones
Recodificacién de alarma antirobo (Si aplica)
Limpiaparabrisas Trasero y Delantero
Desempafiador trasero

Vidrio automatico, interruptor principal seguro
Ventilacién, calefaccion y A/C en todos los modos
Indicador y lampara en tablero de instrumentos
Reductor de intensidad en luces dy«ablero
Funcionamiento de transmisién AT/MT

Espejo de cortesia y portavasos

Reloj y fijacion de hora

A\

NN NN Y

Firma del Cliente

Firma Responsable Taller

L1
Llave inmovilizadora y alarma (Si aplica) Botdn de odémetro para viajes
Ajuste de asientos y espejos P Fusible y su reemplazo
Cinturones de seguridad Bolsa de herramientas y encendedor
. L1
Ubicacién y operacion de bolsa de aire // Gata, maneral completo y llanta de repuesto 1
Ajuste de pedales y volante (si aplica) /
V. Aprobaciéon
Aprobacién del Cliente Aprobacién del APV =
He revisado el vel»ncu'lo y con‘flrmo que todgs los puntos mencionados en este He revisado el vehiculo y confirmo que todos los puntos e ocume}:
documento han sido inspeccionadog gor, ” I . . . 2
han sido inspeccionados junto con el cliente.
Y -
4...—;,’{/[ -




101 GRUPO Q HOMDURAS, 5.4.

Caja: §101-H152-01
Uswario: LDROMERD
B¥ Exterso 0000282039
Hombre: 79683 - TANIA GABRIELA ROJAS HERNASDEZ Fecha 30.08.2018
Direccion: LOCAL 2016 PLAZA AXA. 2 Y 3 CALLE, SAB PEDSO SULA 05 HE Hora 14:50:00
ipo B de Factara  Corr.Interso Ordea/Contrate NiVehicalo (uota Koneda Importe
‘orma de Pago
oc de Caja 8 Recibo Clase de Pago Bescripeion Petalle
01043616 201800013721 &7 (JE Vehiculo Usado L
430.000.00
Total: 430,000.00
CUATROCIENTOS TREINTA MIL OON 90 /100 Lempiras
VALIDO SOLAMENTE CON FIRMA Y SELLD DEL CAJERO.
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Asunto: RV: Facturas pendientes a EXA ,S.A/ Solicitud de pago a Grupo Q Honduras/Automovil '
Datos adjuntos: Doc20180904 153829.pdf; Doc20180904 154445 pdf

De: Roger Fernando Zuniga Mendoza [mailto:rzuniga@grupoq.com]
Enviado el: lunes, 03 de septiembre de 2018 03:54 p.m.
Para: Suley Canales
~CC: 'Nancy Garcia'; "Alejandro Garcia'; ‘Xavier'
Asunto: Re: Facturas pendientes a EXA ,S.A/ Solicitud de pago a Grupo Q Honduras/Automovil

Buenas tardes estime lley, las facturas originales se las entregare a don Mauricio,
vel 3l S€ abono a 1a CC My

De: Suley Canales <admon2@exasa.net>

Enviado: miércoles 29 de agosto de 2018 13:28

Para: Roger Fernando Zuniga Mendoza

Cc: 'Nancy Garcia'; "Alejandro Garcia'; 'Xavier'

Asunto: RE: Facturas pendientes a EXA ,5.A/ Solicitud de pago a Grupo Q Honduras/Automovil

Muchas gracias por sus comentarios.

Saludos.,

De: Roger Fernando Zuniga Mendoza [mailto:rzuniga@grupoq.com]

Enviado el: miércoles, 29 de agosto de 2018 12:59 p.m.

Para: Suley Canales

CC: 'Nancy Garcia'; "Alejandro Garcia'; "Xavier'

Asunto: Re: Facturas pendientes a EXA ,S.A/ Solicitud de pago a Grupo Q Honduras/Automovil
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De: Suley Canales <admon2@exasa.net>

Enviado: miércoles 29 de agosto de 2018 10:57:40

Para: Roger Fernando Zuniga Mendoza

Cc: "Nancy Garcia'; "Alejandro Garcia'; 'Xavier'

Asunto: Facturas pendientes a EXA ,S.A/ Solicitud de pago a Grupo Q Honduras/Automovil
1



Hola buen dia estimado Roger.

Me gustaria me informara una fecha aproximada de cuando tendremos la factura total
por los pagos realizados a ustedes en fecha 21-08-2018, ya que casi estamos en fin de
mes.

En espera de su ayuda.
Saludos Cordiales.

De: Suley Canales [malito:admon2@exasa.net]

Enviado el: miércoles, 22 de agosto de 2018 11:48 a.m.
Para: Xavier A'

CC: 'Nancy Garcia'; "Alejandro Garcia'; 'admon5@exasa.net’
Asunto: Solicitud de pago a Grupo Q Honduras/Automovil

Buenos dias Ing. Xavier.

Este correo solo es para que quede constancia por esta via , el dia de ayer 21-08-2018
el Ing. Xavier me solicito via Wasap realizar cheque por $16,952.00 y por L.4,700.00

a nombre de Grupo Q Honduras.

El dia de ahora llego el Joven Roger Ziniga a dejar los recibos originales que le
adjunto y con respecto a la factura me dijo que no estaria aun que debia esperar.

Nancy: Para hacer los cheques como no tengo factura los coloque en cta Otros
130301002 en EXA -SAP.

Roger Zuniga: Cel.3392-8376, 9451-7613 correo : rzuniga@grupoQ.com

Estoy copiando a Alejandro, porque como es compra de un activo para que le de

seguimiento con Roger por los traspasos o algiin dato que necesiten con respecto al

activo.
Saludos Cordiales.
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